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(ESTE “FORMULARIO DEVERA SER ENVIADO PARA A CL INICA ADVENTISTA DE CURITIBA,

GNPJ 15.116.763/0004-12 / Alameda Julia da Costa,
assistenciamedica@

AOS CUIDADDS DO DEPTO. DE ASSISTENCIA MEDICA, JUNTAMEN TE COM COMPROVANTES CRIGINAIS)

1447,/ Bigorritho / Curitiba / Parana ! 80730v070 | Fone: (41) 3240-2931 1 (41) 99519-91 18
clinicaadventista.org br | curitiba. chmcaadvenusta org.
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CLAC - Suelen Bandeira

De: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gilvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 13:31

Para: 'CLAC - Jader Tinelli'

Assunto: RES: Neurologista X seguro

Anexos:

SCAN_20180216_131658623.pdf; Fatura 629247.pdf; Fatura 626751.pdf

Boa tarde, Jader!

Em anexo a solicitagdo de reembolso, sobre o aluno que conversamos em Out/17. Importante:

1) A demora no envio da solicitagdo foi devido o inicio do periodo de matricula e férias
escolares.
2) Lembrando que o pai ndo nos envio nenhuma Nf em nome da clinica como solicitado.

Segundo ele isto ndo ¢ possivel, estou lhe passando o contato do mesmo (André) para
poder esclarecer. andre_elmeca@hotmail.com / 47)99684-7323.

3) Em anexo estou lhe encaminhado o que me foi enviado. Em seguida estarei enviando
uma copia do e-mail recebido.

Aft.

De: CLAC - Jader Tinelli [mailto:gestaosaude @clinicaadventista.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 08:44

Para: 'Gilvani Rodrigues - EAJBR ' <gilvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Assunto: RES: Neurologista X seguro

Ola, Gilvani

Preciso da Autorizacdo de Atendimento e a Nota Fiscal que o familiar pagou, para encaminhar o processo para o
faturamento.

Atenciosamente.

Jade; Juiia ‘{inmgi . - #gﬁﬁmm@zﬁalmmmma,erg,m

 {41) 3240 2935 (@ (153) 2935
§ {41) 89518 9118 COREN PR 472677

Gestao Salde 1 clinicaadventista.org.br




De: Gilvani Rodrigues - EAJBR [mailto:gilvani.rodrigues@educadventista.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018 18:14

Para: gestaosaude @clinicaadventista.org.br

Assunto: ENC: Neurologista X seguro

Boa tarde, Jader!

Segue em anexo faturas enviadas pelo pai do aluno que sofreu aquela queda no ginasio e hateu a cabeca. Estou de
férias até 01/02, estou caminhando para analise e orientacdes.’

Att.

De: André Luiz [mailto:andre_elmeca@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 14:22

Para: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gilvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Assunto: Enc: Neurologista X seguro

Boa tarde Gilvani

Feliz ano novo, anexo duas faturas geradas pela Unimed sendo:

Dia 24/10/17 o dia do acidente;
Dia 11/11/17 realizagdo de exames complementares solicitados pela Neurologista;
Dia 04/12/17 realizacio de consulta com o pediatra para andlises dos exames realizados no dia 11/11/17.

Dados da conta bancdria continuam os mesmos.

De: André Luiz <andre_elmeca@hotmail.com>
Enviado: terca-feira, 14 de novembro de 2017 14:24:06
Para: Gilvani Rodrigues - EAJBR

Cc: Marilei

Assunto: Re: Neurologista X seguro

Boa tarde Gilvani

Além da Nf ja estar emitida o fisco exige que a NF seja para o paciente, nem para o meu nome foi possivel

fazer. Vale lembrar que a coparticipacio dos gastos dentro da Unimed vira em meu nome por ser o titular
no plano de satde.

Quanto a minha conta:



Agencia Banco do Brasil 0038-8
CC23271-8

André Luiz Budal Arins.

De: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gi|vani.rodrigues@educadventista.org.br>
Enviado: terca-feira, 14 de novembro de 2017 11:39:24

Para: 'André Luiz'

Cc: Marilei

Assunto: RES: Neurologista X seguro

Bom dia, André!

A pessoal responsavel Por estes assuntos em nossa clinica de Ctba, estava em viagem.
Somente agora foi possivel o retorno. Para o ressarcimento do valor gasto na consulta (Nf.

nome do Gabriel) a Nf. deve ser emitida com os dados informados abaixo, com os dados do
Gabriel ndo pode ser feito, Informar tbem seus dados bancérios.

INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE SAUDE
CNPJ: 15.116.763/0004-12

End.: Alameda Julia da Costa, 1447, Bigorrilho — CEP 80.730-070 — Curitiba — PR
Tel.: (41) 32402900

Att.

De: André Luiz [mailto:andre elmeca@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de novembro de 2017 13:28
Para: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gﬂvani.rodrigues@educadventista.org.br>; Marilei Schlemper - EAJBR
<marilei.schIemper@educadventista.org.br>

Assunto: Re: Neurologista X seguro

Boa tarde Gilvani,

A NF dessa consulta particular ja foi emitida na tarde de ontem (anexo), a situaco do Gabriel é delicada e
a neurologista solicitou uma série de e€xames que serdo executados com urgéncia, inclusive uma
ressonancia magnética, pois a tomografia feita no pronto atendimento no dia do acidente nao foi o
suficiente. Esses exames serdo executados na Unimed com coparticipacs
entdo esse levantamento de valores serdo concluidos apenas quando o
(entre Novembro/17 e Janeiro/18).

~Q,(igz_;_ig)\‘)/g dos gastos do Hospital,
plano de satde enviar os custos



melhor. Atualmente ele senta na maioria das aulas no lado direito da sala, fazendo seu olho esquerdo
ser mais exigido nesse momento.

9 9684-7323, pode ser até 15:00 hrs

Att, André

De: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gilvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de novembro de 2017 19:21:23
Para: 'André Luiz'

Assunto: RES: Neurologista X seguro

Boa noite, André!

Conversei agora a pouco com o responsavel em Curitiba, sendo:

se a Nf. ainda ndo foi emitida, aguarde.
Me informe o seu telefone e o melhor hordrio para conversarmos (entre 9h e 15h).

Aguardo

De: André Luiz [mailto:andre elmeca@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 6 de novembro de 2017 09:04

Para: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gjvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Assunto: Re: Neurologista X seguro

Bom dia, agendado consulta para dia 08/11, a NF saira em

nome do Gabriel e ai depois vemos como fazer
essa parte administrativa

De: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gLiIvani.rodrigues@educadventista.org.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de novembro de 2017 08:33:21
Para: 'André Luiz'

Assunto: RES: Neurologista X seguro

Bom dia, André!

Ainda ndo recebi retorno da clinica em Curitib

a, estou fazendo um novo contato com eles, entre em contato em
breve.

Att.



De: André Luiz [mailto:andre elmeca@hotmail.com]

Enviada em: terga-feira, 31 de outubro de 2017 18:27

Para: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gi|vani.rodrigues@educadventista.org.br>; Marilei Schlemper - EAJBR
<mariIei.schIemper@educadventista.org.br> :

Assunto: Re: Neurologista X seguro

Boa tarde

Algum retorno?

De: Gilvani Rodrigues - EAJBR <gi|vani.rodrigues@educadventista.org.br>
Enviado: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 13:41:02

Para: 'André Luiz'

Cc: Marilei

Assunto: ENC: Neurologista X seguro

Boa tarde, André!

Vou entrar em contato com a nossa Clinica em Curitiba, e verificar

quais sdo os procedimentos a serem tomados e
entrarei em contato o mais breve possivel.

Att.

LA

De: Marilei Schlemper - EAJBR [mailto:marilei.schlemper@educadventista.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 10:06

Para: André Luiz <andre elmeca@hotmail.com>; Gilvani Rodrigues - EAJBR
<gi|vani.rodrigues@educadventista.org.br>

Assunto: Re: Neurologista X seguro

Bom dia, André,
Estou encaminhando seu email ao Gilvani, que ird te instruir certinho como proceder.

Qualquer duvida estou a disposigio!



Em 27 de outubro de 2017 09:10, André Luiz <andre elmeca@hotmail.com> escreveu:

Bom dia Marileil

Ndo consegui nenhum Neurologista pela Unimed para esse ano, somente pelo particular e ainda para

meados de Novembro, o que preciso nesse caso é apenas apresentar a NF da consulta particular para a
escola?

Att, André




